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Zimbra: teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec

Oferta de Lamina holografica - Demax para el pasaporte electronico

De : Diego Prado <pradom.diego@gmail.com> lun, 15 de ago. de 2022 16:30
Asunto : Oferta de Lamina holografica - Demax para el 23 ficheros adjuntos

pasaporte electronico

Para : Ricardo Rodriguez
<ricardo.rodriguez@geograficomilitar.gob.ec>,
Maria Teresa Alvarez
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec>, Miccal
Sidorov <m.sidorov@demax.bg>
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Estimada Maria Teresa

Como delegado comercial de Demax de Bulgaria en Ecuador , atendiendo su solicitud
adjunto :

- Oferta comercial

- Ficha Técnica

- Certificado de Origen

En cuanto a la Carta de distribuidor autorizado no es necesario adjuntar por qué Demax
como fabricante oferta directamente y como nuestra oferta es para Orden de compra
internacional .

Saludos

Diego Prado M

== Lamina holografica Demax en rollo ficha tecnica agosto 2022.pdf
786 KB
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Zimbra: teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec

Cotizacion de Lamina Holografica

De : Maria Teresa Alvarez lun, 08 de ago. de 2022 10:58
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec> 21 ficheros adjuntos

Asunto : Cotizacion de Lamina Holografica
Para : pradom diego <pradom.diego@gmail.com>

Estimado Sr. Prado,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted la cotizacion para la
ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD PARA EL
PASAPORTE ELECTRONICO.

Adjunto requerimientos técnicos.
Agradezco la ayuda de la respectiva cotizacion

Su cotizacion debe estar firmada electronicamente e incluir:

- Plazo de entrega

- Validez de la oferta

- Forma d pago

- Tiempo de garantia

- Vigencia de la oferta

- Ficha Técnica

- Tipo de Compra

- Cddigo CPC

- Garantia

- Adjuntar RUC Y RUP (En caso de ser compra local)
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE SU EMPRESA
- CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Debe estar dirigida al:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (ECUADOR)
Direccion: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio
Teléfono: 3975100

Ruc: 1768007200001

Por la atencién prestada, anticipo mis agradecimientos

Saludos cordiales,

Atentamente
Mayté Alvarez

19/08/2022, 8:38
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Servicios Institucionales

Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio. Sector El Dorado
Teléf.: 593-2 3975100 al 130 ext. 4409 / 098-404-9328
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Zimbra: teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec

Cotizacion de Lamina Holografica

De : Maria Teresa Alvarez lun, 08 de ago. de 2022 10:56
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec> 21 ficheros adjuntos

Asunto : Cotizacion de Lamina Holografica
Para : oswaldolandivar <oswaldolandivar@gmail.com>

Estimado Sr. Landivar,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted la cotizacion para la
ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD PARA EL
PASAPORTE ELECTRONICO.

Adjunto requerimientos técnicos.
Agradezco la ayuda de la respectiva cotizacion

Su cotizacion debe estar firmada electronicamente e incluir:

- Plazo de entrega

- Validez de la oferta

- Forma d pago

- Tiempo de garantia

- Vigencia de la oferta

- Ficha Técnica

- Tipo de Compra

- Cddigo CPC

- Garantia

- Adjuntar RUC Y RUP (En caso de ser compra local)
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE SU EMPRESA
- CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Debe estar dirigida al:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (ECUADOR)
Direccion: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio
Teléfono: 3975100

Ruc: 1768007200001

Por la atencion prestada, anticipo mis agradecimientos

Saludos cordiales,

Atentamente

19/08/2022, 8:36
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Mayté Alvarez

Servicios Institucionales

Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio. Sector El Dorado
Teléf.: 593-2 3975100 al 130 ext. 4409 / 098-404-9328

Caodigo Postal: 170413 / Quito Ecuador
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Zimbra: teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec

Re: Cotizacion de Lamina Holografica

De : Mario Jaramillo <mario@genco.com.ec> lun, 15 de ago. de 2022 08:08
Asunto : Re: Cotizacidon de Lamina Holografica 21 ficheros adjuntos

Para : Maria Teresa Alvarez
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec>

Para o CC : Caterine Cardozo
<caterine@genco.com.ec>

Responder a : Mario Jaramillo <mario@genco.com.ec>

Estimada Maria Teresa,

Sirvase encontrar adjunta la cotizacion de lamina holografica.
Cualquier pregunta o comentario, no dude en contactarse con nosotros.

Saludos cordiales,

Mario Jaramillo

GENCO Cia. Ltda.
M. +593 999-855-707
WWW.JEenco.com.ec

------- Original Message -------
El lunes, 8 de agosto de 2022 a las 11:07, Mario Jaramillo <mario@genco.com.ec>
escribid:

Estimada Ma. Teresa,

Gracias por su requerimiento.

Vamos a revisarlo inmediatemente y le envio la cotizacién lo antes posible.

Saludos cordiales,

Mario Jaramillo

GENCO Cia. Ltda.
M. +593 999-855-707
WWW.gEenco.com.ec

1de4 19/08/2022, 8:31
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El lunes, 8 de agosto de 2022 a las 11:00, Maria Teresa Alvarez
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec> escribid:

Estimado Mario Jaramillo,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a
usted la cotizacién para la ADQUISICION DE LAMINA
HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD PARA EL PASAPORTE
ELECTRONICO.

Adjunto requerimientos técnicos.
Agradezco la ayuda de la respectiva cotizacion

Su cotizacion debe estar firmada electronicamente e incluir:

- Plazo de entrega

- Validez de la oferta

- Forma d pago

- Tiempo de garantia

- Vigencia de la oferta

- Ficha Técnica

- Tipo de Compra

- Cddigo CPC

- Garantia

- Adjuntar RUC Y RUP (En caso de ser compra local)
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE SU EMPRESA
- CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Debe estar dirigida al:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (ECUADOR)
Direccion: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio
Teléfono: 3975100

Ruc: 1768007200001

Por la atencidn prestada, anticipo mis agradecimientos
Saludos cordiales,

Atentamente

Mayté Alvarez

Servicios Institucionales

Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio. Sector El Dorado
Teléf.: 593-2 3975100 al 130 ext. 4409 / 098-404-9328

Cédigo Postal: 170413 / Quito Ecuador
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== Cot TKO Quote 220815 SecureVision.pdf

213 KB
De : Maria Teresa Alvarez lun, 08 de ago. de 2022 11:00
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec> 21 ficheros adjuntos

Asunto : Cotizacion de Lamina Holografica
Para : mario <mario@genco.com.ec>

Estimado Mario Jaramillo,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted la cotizacion para la
ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD PARA EL
PASAPORTE ELECTRONICO.

Adjunto requerimientos técnicos.
Agradezco la ayuda de la respectiva cotizacion

Su cotizacion debe estar firmada electronicamente e incluir:

- Plazo de entrega

- Validez de la oferta

- Forma d pago

- Tiempo de garantia

- Vigencia de la oferta

- Ficha Técnica

- Tipo de Compra

- Cddigo CPC

- Garantia

- Adjuntar RUC Y RUP (En caso de ser compra local)
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE SU EMPRESA
- CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Debe estar dirigida al:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (ECUADOR)
Direccion: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio
Teléfono: 3975100

Ruc: 1768007200001

19/08/2022, 8:31



Zimbra:

4 de 4

https://geograficomilitar.gob.ec/h/printmessage?id=C:2019&tz=Amer...

Por la atencion prestada, anticipo mis agradecimientos
Saludos cordiales,

Atentamente

Mayté Alvarez

Servicios Institucionales

Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio. Sector El Dorado
Teléf.: 593-2 3975100 al 130 ext. 4409 / 098-404-9328

Caodigo Postal: 170413 / Quito Ecuador

- 4 20220803_info_tec_nec_67.pdf
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Zimbra: teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec

Cotizacion de Lamina Holografica

De : Maria Teresa Alvarez lun, 08 de ago. de 2022 10:54
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec> 21 ficheros adjuntos

Asunto : Cotizacion de Lamina Holografica
Para : dcorral <dcorral@offisolutions.com>

Estimado David Corrales,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted la cotizacion para la
ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD PARA EL
PASAPORTE ELECTRONICO.

Adjunto requerimientos técnicos.
Agradezco la ayuda de la respectiva cotizacion

Su cotizacion debe estar firmada electronicamente e incluir:

- Plazo de entrega

- Validez de la oferta

- Forma d pago

- Tiempo de garantia

- Vigencia de la oferta

- Ficha Técnica

- Tipo de Compra

- Cddigo CPC

- Garantia

- Adjuntar RUC Y RUP (En caso de ser compra local)
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE SU EMPRESA
- CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Debe estar dirigida al:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (ECUADOR)
Direccion: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio
Teléfono: 3975100

Ruc: 1768007200001

Por la atencion prestada, anticipo mis agradecimientos
Saludos cordiales,

Atentamente

Mayté Alvarez
Servicios Institucionales

19/08/2022, 8:36
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Zimbra: teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec

Re: Cotizacion de Lamina Holografica

De : Gustavo F. Cardenas mar, 16 de ago. de 2022 19:42
<gfcardenas@tavanaenergy.com> 21 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Cotizacion de Lamina Holografica

Para : Maria Teresa Alvarez
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec>

Para o CC : Kleber Jacome
<krjacome@tavanaenergy.com>, Jose
Fernandez Ramos
<jfernandez@tavanaenergy.com>

Estimada Teresa,
Adjunto se servira encontrar la proforma solicitada.
Cordiales saludos,

Gustavo F. Cardenas Msc.

Managing Director
7901 Hispanola Ave. Suite 1611
North Bay Village, FL, 33141

= gfcardenas@tavanaenergy.com

On Aug 8, 2022, at 11:59 AM, Maria Teresa Alvarez
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec> wrote:

Estimado Sr. Cardenas,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted la
cotizacion para la ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE
SEGURIDAD PARA EL PASAPORTE ELECTRONICO.

Adjunto requerimientos técnicos.

Agradezco la ayuda de la respectiva cotizacion

Su cotizacion debe estar firmada electronicamente e incluir:

- Plazo de entrega
- Validez de la oferta
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- Forma d pago

- Tiempo de garantia

- Vigencia de la oferta

- Ficha Técnica

- Tipo de Compra

- Cddigo CPC

- Garantia

- Adjuntar RUC Y RUP (En caso de ser compra local)
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE SU EMPRESA

- CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Debe estar dirigida al:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (ECUADOR)
Direccion: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio
Teléfono: 3975100

Ruc: 1768007200001

Por la atencion prestada, anticipo mis agradecimientos
Saludos cordiales,

Atentamente

Mayté Alvarez

Servicios Institucionales

Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio. Sector El Dorado
Teléf.: 593-2 3975100 al 130 ext. 4409 / 098-404-9328

Cddigo Postal: 170413 / Quito Ecuador

This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com
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De : Maria Teresa Alvarez lun, 08 de ago. de 2022 10:59
<teresa.alvarez@geograficomilitar.gob.ec>

Asunto : Cotizacion de Lamina Holografica
Para : gfcardenas <gfcardenas@tavanaenergy.com>

21 ficheros adjuntos

Estimado Sr. Cardenas,
Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted la cotizacion para la

ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD PARA EL
PASAPORTE ELECTRONICO.

19/08/2022, 8:27
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Adjunto requerimientos técnicos.
Agradezco la ayuda de la respectiva cotizacion

Su cotizacion debe estar firmada electronicamente e incluir:

- Plazo de entrega

- Validez de la oferta

- Forma d pago

- Tiempo de garantia

- Vigencia de la oferta

- Ficha Técnica

- Tipo de Compra

- Cddigo CPC

- Garantia

- Adjuntar RUC Y RUP (En caso de ser compra local)
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE SU EMPRESA
- CARTA DE EXCLUSIVIDAD

Debe estar dirigida al:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (ECUADOR)
Direccion: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifo
Teléfono: 3975100

Ruc: 1768007200001

Por la atencidn prestada, anticipo mis agradecimientos
Saludos cordiales,

Atentamente

Mayté Alvarez

Servicios Institucionales

Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Mifio. Sector El Dorado
Teléf.: 593-2 3975100 al 130 ext. 4409 / 098-404-9328

Cédigo Postal: 170413 / Quito Ecuador
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